
6/3/24, 6:46 Correo: Garantias Contractuales - Outlook

https://outlook.office.com/mail/id/AAQkADg2ZWNhZmJjLTI1YmQtNGI3YS1hNTc3LTQ0NWMyNWMwYjA5YQAQAGieSzOcYEpBo4OiibT2NZ4%3D 1/4

RV: UNION TEMPORAL INGEVALLE SOLGER AMP 040 01 2021 - POLIZA CU 101139838 - MODIFICACION ORDEN NO. 92940-6

Jholman Alexis Ulloa Avila <jaulloa@alcaldiabogota.gov.co>
Mar 26/12/2023 15:15
Para:​Garantias Contractuales <garantiascontractuales@alcaldiabogota.gov.co>​
CC:​Pablo Andres Pacheco Rodriguez <papacheco@alcaldiabogota.gov.co>;​Liliana Andrea Aparicio Castellanos <laaparicio@alcaldiabogota.gov.co>​

1 archivos adjuntos (757 KB)
POLIZA CU-101139838-12.pdf;

Cordial Saludo. 

De manera atenta remitimos la póliza de la OC 92940-2022, correspondiente a la ultima modificación realizada, para su revisión y visto bueno. 

Muchas gracias. 

De: Ing. Diego Andrés Pulido Gomez <ingenieria.diseno@solger.com.co>
Enviado: martes, 26 de diciembre de 2023 15:06
Para: Jholman Alexis Ulloa Avila <jaulloa@alcaldiabogota.gov.co>; Liliana Andrea Aparicio Castellanos <laaparicio@alcaldiabogota.gov.co>; Director Administrativo
<director.administrativo@solger.com.co>
Asunto: Fwd: UNION TEMPORAL INGEVALLE SOLGER AMP 040 01 2021 - POLIZA CU 101139838 - MODIFICACION ORDEN NO. 92940-6
 
Cordial saludo
 
Comparto Poliza de las ampliaciones actualizada. Quedo atento a sus comentarios.
 

-------- Mensaje Original --------
Asunto: Fwd: UNION TEMPORAL INGEVALLE SOLGER AMP 040 01 2021 - POLIZA CU 101139838 - MODIFICACION ORDEN NO.
92940-6
Fecha: 2023-12-26 15:02
De: GERARDO ALZATE <negociosingev@gmail.com>
Destinatario: ingenieria.diseno@solger.com.co

---------- Forwarded message ---------
De: Adriana Alejandra Quintero Lopez
<ejecutivocumplimiento@gonseguros.com.co>
Date: mar, 26 dic 2023 a la(s) 1:28 p.m.
Subject: UNION TEMPORAL INGEVALLE SOLGER AMP 040 01 2021 - POLIZA CU
101139838 - MODIFICACION ORDEN NO. 92940-6
To: GERARDO ALZATE <negociosingev@gmail.com>
Cc: ingenieria.diseno@solger.com.co <ingenieria.diseno@solger.com.co>,
SANDRA APONTE <sandra.aponte@gonseguros.com.co>

 Estimados buen día,

 Adjunto enviamos anexo modificatorio solicitado.

 Quedamos atentos a sus importantes comentarios.

 Cordialmente;

-------------------------

De: GERARDO ALZATE <negociosingev@gmail.com>
Enviado: viernes, 22 de diciembre de 2023 16:23
Para: Adriana Alejandra Quintero Lopez
<ejecutivocumplimiento@gonseguros.com.co>; SANDRA APONTE
<sandra.aponte@gonseguros.com.co>
Cc: ingenieria.diseno@solger.com.co <ingenieria.diseno@solger.com.co>
Asunto: Fwd: Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Orden de compra 92940 revisada

Buenas tardes

Solicitamos la ampliación del plazo de la Poliza de la OC 92940 de la
ALcaldia Mayor de BOgota, hasta Febrero 29 de 2024

Atentamente  

GERARDO ALZATE
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---------- Forwarded message ---------
De: Ing. Diego Andrés Pulido Gomez <ingenieria.diseno@solger.com.co>
Date: vie, 3 nov 2023 a la(s) 9:21 a.m.
Subject: Fwd: Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Orden de compra 92940 revisada
To: GERARDO ALZATE <negociosingev@gmail.com>, G A
<gerardo.alzate@hotmail.com>, Diescobars <diescobars@gmail.com>

PSI

-------- Mensaje Original --------
Asunto: Fwd: Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Orden de compra 92940 revisada
Fecha: 2023-11-03 05:45
De: DIEGO ESCOBAR <amp2002021@gmail.com>
Destinatario: tecnicocumplimiento@gonseguros.com.co,
sandraaponte@gonseguros.com.co
Cc: diegoescobar@ingevalle.com, ingenieria.diseno@solger.com.co

Buenos días
Solicitamos la modificación de la póliza de cumplimiento, cambió el
plazo y se amplia hasta Diciembre 31 de 2023,  adjunto OC 92940
modificada

Cordialmente

GERARDO ALZATE

---------- Forwarded message ---------
De: Colombia Compra Eficiente
<do_not_reply@colombiacompra.coupahost.com>
Date: mar, 31 oct 2023 a la(s) 13:25
Subject: Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Orden
de compra 92940 revisada
To: <amp2002021@gmail.com>

 Proporcionado por

 SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ORDEN DE
COMPRA 92940 REVISADA

Resumen de la orden

 Fecha

 31/10/23

 Total de la orden de compra

 1.444.177.904,55 COP

 Términos de envío

 Según el acuerdo marco

 Términos de pago

 Según el acuerdo marco

 Contacto

 Mario Alberto Chacón Castro
machacon@alcaldiabogota.gov.co

 Detalles de las órdenes a continuación        

 ADMINISTRE SUS PEDIDOS Y MÁS CON COUPA

 PERSPECTIVA

 OPORTUNIDAD
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 COLABORACIÓN

         Cree su cuenta [1 [1]]

 Obtenga más información sobre Coupa [2 [2]]        

 Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
N.I.T. 899999061
ORDEN DE COMPRA

UT Ingevalle Solger AMP 040 01 2021
N.I.T. 901506830-8
Cl 20 No. 83-31
 Cali, VALLE DEL CAUCA
Atte: GERARDO ANIBAL ALZATE GRIJALBA
amp2002021@gmail.com
 Número de Orden 92940-6  No de Acuerdo Marco   Fecha de Emisión
06/07/22  Fecha de Vencimiento 31/12/23  Comprador Mario Alberto Chacón
Castro  Ordenador del gasto Luz Fernandez Catillo   Supervisor Marcela
Manrique Castro  Teléfono 3813000  Detalle de Entrega   Gravámenes
adicionales PRO PERSONAS MAYORES 2.0% UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO
JOSÉ DE CALDAS 1.1% PRO CULTURA 0.5% TOTAL 3.6%  Justificación
Adquirir la instalación y puesta en funcionamiento de un sistema
fotovoltaico en las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C. - Lote 3 Capacidad 21 a 30 Kwp/h (5 Sedes)  

 Enviar a
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Carrera 8 No. 10-65
 Bogotá Bogotá
Atte: Mario Alberto Chacón Castro
 Facturar a
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Carrera 8 No. 10-65
 Bogotá, Bogotá
Atte: Mario Alberto Chacón Castro

        LÍNEA
         CDP
         DESCRIPCIÓN
         CANT.
         UNIDAD
         PRECIO
         TOTAL

         1
          2926
 fvo01--IT-SSF-1-3-21-30-R6 - Sistema Solar Fotovoltaico - Capacidad 21
a 30 Kwp/h - Region 6 - N/A - N/A - N/A - N/A - NA - NA - Und

         5.0
         Unidad
         192.557.053,94
         962.785.269,70

         2
          2926
 fvo01--IVA

         1.0
         Unidad
         0,00
         0,00

         3
          3423
 fvo01--IT-SSF-1-3-21-30-R6 - Sistema Solar Fotovoltaico - Capacidad 21
a 30 Kwp/h - Region 6 - N/A - N/A - N/A - N/A - NA - NA - Und

         2.5
         Unidad
         192.557.053,94
         481.392.634,85
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 1.444.177.904,55 COP

Links:
------
[1]
https://colombiacompra.coupahost.com/csp_invitation_source/9eb20eb0cb8143b9b11b2ca287c78de8/create_supplier_accou
nt_via_email
[1]
[2] https://supplier.coupa.com [2]

--

Links:
------
[1]
https://colombiacompra.coupahost.com/csp_invitation_source/9eb20eb0cb8143b9b11b2ca287c78de8/create_supplier_accou
nt_via_email
[2] https://supplier.coupa.com

-- 
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